Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Re: Davida - Pregao Eletronico 187/2023

De : Raquel Molina Negrao <raquel.molina@avare.sp.gov.br>  ter.,, 05 de set. de 2023 08:23
Assunto : Re: Duvida - Pregdo Eletrénico 187/2023 # 3 anexos
Para : financeiro@eletricasuzuki.com.br

Prezada Claudete,

Conforme consta em Edital o Pregdo Eletronico n° 187/2023 sera regido pela Lei n°® 14.133 de 01 de abril
de 2021 (Nova Lei de Licitagdes)

Dessa forma, os documentos de habilitagdo serdo solicitados via chat na plataforma BLL apo6s a fase de
lances.

Segue alguns apontamentos do Edital:

"1.5. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas, de
lances e de julgamento".

"15.3. Serd exigida a apresentagdo dos documentos de habilita¢do apenas do licitante vencedor, conforme
inciso Il do art.63 da Lei n° 14.133, de 2021".

Att.

Raquel Molina Negrao )
Departamento de Licitacao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
CONTATO: (14) 3711-2500

uel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br

gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia

De: financeiro@eletricasuzuki.com.br

Para: "Departamento de Licitagcao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 4 de setembro de 2023 16:51:28
Assunto: Duvida - Pregao Eletronico 187/2023


mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br

Boa tarde.
N3o esta disponivel no sistema BLL os campos p/ anexarmos os documentos.
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Att,

Claudete Silva — Dep.Financeiro
Tel: (17)3423-4696 Ramal 204
Whatsapp: (17) 99719-8584
financeiro@eletricasuzuki.com.br
www.eletricasuzuki.com.br

Demais e-mails para contato:
junionaoto@eletricasuzuki.com.br — Diretor Administrativo
diretora.financeiro@eletricasuzuki.com.br — Diretora Financeiro
recepcao01@eletricasuzuki.com.br
comercial@eletricasuzuki.com.br
vendas1@eletricasuzuki.com.br

vendas2 @eletricasuzuki.com.br
vendas3@eletricasuzuki.com.br
estoque@eletricasuzuki.com.br
licitacado@eletricasuzuki.com.br

Elétrica
Suzuki

Elétrica Suzuki — Todos os direitos reservados!

éPor favor leve o meio ambiente em consideragao antes de imprimir este e-mail
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