Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimento

De : Raquel Molina Negrao <raquel.molina@avare.sp.gov.br> qui., 04 de abr. de 2024 15:53
Assunto : Re: Esclarecimento # 2 anexos
Para : contato@descomplike.com.br

Prezada Ingrid de Paula,

Abaixo, segue os e-mails referentes ao pedido de esclarecimento do Edital do Pregao Eletrénico n® 032/2024 - Processo n°
048/2024.

Item 8:
Material do outdoor: Lona impressao digital
Devera ser feita a impressao e instalacéo.

Att.

Raquel Molina Negrao i

Departamento de Licitagao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

CONTATO: (14) 3711-2500 uel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br
Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia

De: "Fernanda Valéria de Oliveira" <fernanda.oliveira@avare.sp.gov.br>
Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:42:15

Assunto: Re: Esclarecimento

LONA IMPRESSAO DIGITAL

De: "Raquel Molina Negrao" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Para: "Fernanda Valéria de Oliveira" <fernanda.oliveira@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:39:18

Assunto: Re: Esclarecimento

Fernanda, boa tarde.

A empresa também realizou outro questionamento no e-mail abaixo referente ao material do outdoor.
Favor nos encaminhar a resposta deste.

Att.

Raquel Molina Negrao i
Departamento de Licitacao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
. licitacao@avare.sp.gov.br

De: "Fernanda Valéria de Oliveira" <fernanda.oliveira@avare.sp.gov.br>
Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:29:50

Assunto: Re: Esclarecimento

impresséo e instalagdo do mesmo

De: "Raquel Molina Negrao" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Para: "Semades" <semades@avare.sp.gov.br>, "Fernanda Valéria de Oliveira"
<fernanda.oliveira@avare.sp.gov.br>, "Juliana Marques Craveiro" <juliana.craveiro@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:27:15

Assunto: Fwd: Esclarecimento

Prezados,
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REF.: PREGAO ELETRONICO N° 032/24 — PROCESSO N° 048/24

Encaminho o e-mail abaixo da empresa DESCOMPLIKE que solicita esclarecimento referente ao Edital do pregdo em
epigrafe, para resposta o mais breve possivel.

Att

Raquel Molina Negrao

Departamento de Licitacdo | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br
Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que vocé ndo fez em tempo habil e quer que eu faca em tempo recorde”

De: contato@descomplike.com.br

Para: "Departamento de Licitagdo" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 10:23:03

Assunto: Esclarecimento

Prezados, bom dia !

A empresa FGR2 Solugdes em Impressdes Ltda - CNPJ 23.607.715/0001-02, vem através deste e-mail, solicitar
esclarecimentos sobre o EPREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE Pregdo Eletr6nico n° 032/24 -
Processo n° 048/24

Esclarecimento: No item 8, nao menciona qual material do Outdoor, poderia nos informar qual o material ?

Sera somente impressdo ou também devera ser feita a instalacdo?

Aguardo retorno.

Ingrid de Paula
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