18/06/2024, 14:33 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: QUESTIONAMENTO - PREGAO ELETRONICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas ter, 18 de jun. de 2024 14:32
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> 2 2 anexos

Assunto : Re: QUESTIONAMENTO - PREGAO ELETRONICO N°
084/24 - PROCESSO N° 138/24

Para : ERIKA - ENGEMAQ <licitacao@engemaq.com.br>
Boa tarde,
Quanto ao esclarecimento da empresa, informamos que o CHASSI N° 9BWKB45U7]P062838.
Certo de sua compreensdo, desde ja agradeco pela atencao.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativo
14 3711 2500

Pea. Juem Movaiss, 1160 | Cantre snresggev iy (oo oo prisl e redenvari

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praga Juca Novaes n.? 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "ERIKA - ENGEMAQ" <licitacao@engemaq.com.br>
Para: "Departamento de Licitagdo" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terga-feira, 18 de junho de 2024 13:12:18

Assunto: QUESTIONAMENTO - PREGAO ELETRONICO N° 084/24 - PROCESSO N°
138/24

Boa tarde, a fim de participar da licitacdo, gostaria de maiores informacdes sobre o veiculo.
Por gentileza, informe o chassis do veiculo placa FII-2938 — VW SAVEIRO.

Att;

Erika da Silva
Analista de licitagoes
Carapicuiba/SP
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