
De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto : Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO
N° 138/24

Para : paulo@sw2brasil.com.br

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

seg., 17 de jun. de 2024 16:18
 4 anexos

Boa tarde, prezado!

Segue abaixo resposta da Secretaria, quanto ao esclarecimento da empresa.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Valdeci Gonçalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>
Para: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, "Carolina
Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de junho de 2024 16:08:46
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

Boa tarde, encaminho os esclarecimentos em relação aos questionamentos da citada empresa abaixo e o CRVL
do veículo em anexo para análises:
CHASSI N° 9BWKB45U7JP062838  PLACAS FII-2938 VW/SAVEIRO PICKUPECIA CS

Prezada Comissão de Licitação, boa tarde
 
A SW2 Comercio e Serviços Especializados Ltda., empresa interessada em participar o processo licitatório em
referencia, vem encarecidamente solicitar os seguintes esclarecimentos:
 
- Qual o ano da Saveiro?
 R:  Fabricação 2017/ Modelo 20018

- Trata-se de motor 1.6 ou 1.8?
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R: Motor 1.6

- O edital solicita Motor Completo.
   Quanto ao motor completo, deve ser considerado apenas o motor parcial, ou seja, sem os agredados
(bomba d`água / coletores / vela / sistema de alimentação / polias / correias etc) ?
R: Motor Completo com Agregados 

- A instalação dos componentes será de responsabilidade da Prefeitura ou do fornecedor?
R: Responsabilidade da Prefeitura
 
Desde já a SW2 agradece a costumeira atenção e fica no aguardo dos esaclrecimentos
 

De: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>
Para: "Normando Edgard Martins" <normando.martins@avare.sp.gov.br>, "Valdeci
Gonçalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>, "Luciana Cristina dos Santos Perandre"
<luciana.perandre@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de junho de 2024 15:06:56
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

Por favor responder a Licitação com urgencia
Att

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>
Cc: "Aline da Silva Cirilo" <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>, "Michelle"
<michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, "Luciana Cristina dos Santos Perandre"
<luciana.perandre@avare.sp.gov.br>, "Bruno Vinicius da Silva Lima"
<bruno.lima@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de junho de 2024 14:51:20
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

Bom dia, prezados!

Segue abaixo esclarecimento da empresa, referente ao Pregão Eletrônico n° 084/24 -
Aquisição de peças para saveiro ambulância, para análise e resposta da Secretaria.

Aguardo retorno o mais breve possível, considerando que temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas
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De: paulo@sw2brasil.com.br
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de junho de 2024 15:04:26
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/24 - PROCESSO N° 138/24

Prezada Comissão de Licitação, boa tarde
 
A SW2 Comercio e Serviços Especializados Ltda., empresa interessada em participar o
processo licitatório em referencia, vem encarecidamente solicitar os seguintes
esclarecimentos:
 
- Qual o ano da Saveiro?
 
- Trata-se de motor 1.6 ou 1.8?
 
- O edital solicita Motor Completo.
   Quanto ao motor completo, deve ser considerado apenas o motor parcial, ou seja, sem os
agredados (bomba d`água / coletores / vela / sistema de alimentação / polias / correias etc)
?
 
- A instalação dos componentes será de responsabilidade da Prefeitura ou do fornecedor?
 
Desde já a SW2 agradece a costumeira atenção e fica no aguardo dos esaclrecimentos
 
 
 
Att,

 

--
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