28/02/2024, 10:10 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 016/24 — PROCESSO N° 023/24

De : R.A. CONTROLE DE PRAGAS qua., 28 de fev. de 2024 08:07
<r.a.controledepragas01@gmail.com> P
Assunto : Re: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 016/24 — #7 2 anexos

PROCESSO N° 023/24

Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Ok. Muito obrigado

Em qua., 28 de fev. de 2024 08:04, Carolina Aparecida Franco de Freitas

<carolina.franco@avare.sp.gov.br> escreveu:
Bom dia,

O Edital é regido pela Lei n° 14.133/21, os documentos € somente solicitado para a
empresa vencedora, assim, conforme previsto no Edital, sera dado prazo para insergéo
na plataforma.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administratvo
14 3711 2500

Pra. Juca Novaes, 1169 | Ceslre avaresgguy. b Tacpbore. conmy prisfeluradeavars

Departamento de Licitacdo Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.°? 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "R.A. CONTROLE DE PRAGAS" <r.a.controledepragas01@gmail.com>

Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 8:00:06

Assunto: Re: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 016/24 — PROCESSO N° 023/24

Bom dia.

Cadastrei os valores da proposta, porém nao esta abrindo a opcao de inserir a
documentagao.

Nao ta exigindo a documentagdo nesta fase ou ta com algum problema no sistema?

Att:
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Grasiele Ribas

Em qui., 22 de fev. de 2024 as 16:15, R.A. CONTROLE DE PRAGAS
<r.a.controledepragas01@gmail.com> escreveu:
Boa tarde.

Obrigado pelas informagoes.

Em qui., 22 de fev. de 2024 16:09, Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> escreveu:
Boa tarde, prezada!

Em analise do seu esclarecimento, informamos que a quantidade de caixas de 500L
sdo 24 e serao executado duas aplicagdes durante a vigéncia da ata.

Quanto aos valores, verificamos junto ao Departamento de Compras desta
Prefeitura, e fomos informado que o valor unitario estimado mencionado no Edital foi
considerando somente uma aplicagao.

Desta forma, faremos um termo de deliberagao para corregao dos valores
mencionados no Edital, pedimos para a empresa acompanhar a publicagao.

Certo de sua compreensao, desde ja agradeco pela atencéo.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,

Departamento de Licitacdao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "R.A. CONTROLE DE PRAGAS" <r.a.controledepragas01@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Domingo, 18 de fevereiro de 2024 15:33:51

Assunto: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 016/24 — PROCESSO N° 023/24

Boa tarde.

Solicito a possibilidade de esclarecer uma duvida:

01 Limpeza e higienizacao de reservatorios de agua (caixas d’agua) de 500L
24 UN R$ 186,73 R$ 4.481,52

4. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: A prestacao de servicos sera realizada
nas Unidades de Saiude, mencionadas neste termo, sendo 02 aplicacoes durante
o prazo de vigéncia do contrato, a 1° no prazo maximo de 20 (vinte) dias apods a
assinatura contratual e a 2° apds 06 (seis) meses da data da primeira aplicacao
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Na quantidade de servicos diz 24 unidades, na forma de entrega diz que tem que ser feito duas vezes
Q0 ano o servigo.

Minha duvida é se a quantidade mencionada no edital refere-se a um servi¢o ou é necessario fazer
dois servigos por este valor, ou seja, uma unidade por dois servigcos>

Att:

Grasiele Ribas

15 99690-7811
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