
De : Raquel Molina Negrão
<raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Assunto : Fwd: Dúvida em face ao edital 79/2024
Para : spartacomercioerepresentacao@gmail.com

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Fwd: Dúvida em face ao edital 79/2024

qua., 27 de mar. de 2024 15:44
 2 anexos

Prezado Bruno Rafael, boa tarde.

Segue abaixo e-mail com o esclarecimento da sua pergunta referente ao PREGÃO ELETRÔNICO
N° 044/2024 – PROCESSO N° 079/2024, no qual a Secertaria Municipal da Cultura informa sobre
a necessidade do certificado da Polícia Federal.

Att.
   Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br
| licitacao@avare.sp.gov.br
Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em
tempo recorde"

De: "Antonio Carlos Garcia Pereira" <antonio.pereira@avare.sp.gov.br>
Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 14:42:50
Assunto: Re: Dúvida em face ao edital 79/2024

Raquel, 

Em conversa com a servidora Cintia Brisola, responsável por esse processo, a informação
dada foi que 
sim, o certificado da Polícia é o mesmo documento que foi solicitado no Termo de
referência, ou seja:- "certificação dos Seguranças e Brigadistas, atestado de capacidade
técnica
para execução do serviço". 

grato

antonio carlos garcia pereira
agente administrativo
matricula 0039
Secretaria da Cultura

De: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Para: "Antonio Carlos Garcia Pereira" <antonio.pereira@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 14:33:13
Assunto: Fwd: Dúvida em face ao edital 79/2024

mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br


Antonio,

O certificado da Polícia Militar é o mesmo documento que foi solicitado no Termo de Referência,
abaixo identificado?
"A empresa deverá apresentar declaração de que possui certificação dos Seguranças e
Brigadistas."

Att
   Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br
| licitacao@avare.sp.gov.br
Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em
tempo recorde"

De: "Antonio Carlos Garcia Pereira" <antonio.pereira@avare.sp.gov.br>
Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 13:31:51
Assunto: Re: Dúvida em face ao edital 79/2024

Em conversa com a servidora Cintia Brisola, responsável por esse processo, a informação
dada foi que 
sim, há a exigência de  certificado da polícia federal para pegar o lote de segurança

grato

antonio carlos garcia pereira
agente administrativo
matricula 0039
Secretaria da Cultura

De: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Para: "Antonio Carlos Garcia Pereira" <antonio.pereira@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 11:08:58
Assunto: Fwd: Dúvida em face ao edital 79/2024

De: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Para: "Secretaria da Cultura" <cultura@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de março de 2024 9:13:32
Assunto: Fwd: Dúvida em face ao edital 79/2024

Prezados,

Encaminho pedido de esclarecimento do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2024 –
PROCESSO N° 079/2024 - Registro de preços para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de segurança e brigadista para eventos de pequeno e médio porte, para
resposta ainda hoje.

Att.

   Raquel Molina Negrão
Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br
| licitacao@avare.sp.gov.br

mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br
mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br


Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em
tempo recorde"

De: "Bruno Rafael" <spartacomercioerepresentacao@gmail.com>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Domingo, 24 de março de 2024 19:47:27
Assunto: Dúvida em face ao edital 79/2024

Gostaria de perguntar se no caso, a empresa precisa ter certificado da polícia federal para
pegar o lote de segurança, visto que uma vez o edital não deixa isso expresso
atenciosamente. Bruno.
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