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Zimbra olga.hata@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimento 0 |
Ve Jghed

De : Aline da Silva Cirilo <aline.cirilo@avare.sp.gov.br> qua., 11 de out. de 2023 08:57
Assunto : Re: Esclarecimento # 1 anexo
Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Cc : Cotacdo Saude
<requisicao.saude@avare.sp.gov.br>

Bom dia, Olga

Referente ao questionamento da empresa, esclare¢o que: Nao temos uma valor
minimo para as entregas, por tratar-se de ata de registro iremos solicitar conforme a
necessidade e dotagdo orgamentaria disponivel. Porém, prezamos sempre por
unificar o maximo possivel dos itens do pedido, visando facilitar a entrega.

Fico a disposi¢do para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente.

De: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>
Para: "Cotagio Saude" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, "Juliana Cristina
Moreira" <juliana.moreira@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 10 de outubro de 2023 7:50:20

Assunto: Fwd: Esclarecimento

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Michelle" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de outubro de 2023 16:58:49
Assunto: Esclarecimento

Boa tarde! Favor responder o pedido em anexo, referente a aquisigdo de
material de expediente, gratal

Atenciosamente,
Olga Mitiko Hata

Pregoeira da Prefeitura da Esténcia Turistica de Avaré
Departamento de Licitagdo

Atenciosamente

Michelle Tavares ' ’
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
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