19/02/2025, 08:21 Zimbra

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

PREGAO ELETRONICO N° 003/2025

De : techico <tecnico@gfpc.com.br> qua., 19 de fev. de 2025 08:03
Assunto : PREGAO ELETRONICO N° 003/2025
Para : raquel molina <ragquel.molina@avare.sp.gov.br>

bom dia ,,,,Raquel vc vai aceita bateria 8000 mAh’e a pelicula e para
coloca ou ndo no tablet,,,

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=1 53702&tz=America/Sao_Paulo
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19/02/2025, 08:22 Zimbra

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Re: PREGAO ELETRONICO N° 003/2025

De : Raquel Molina Negrao qua., 19 de fev. de 2025 08:21
<raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: PREGAO ELETRONICO N° 003/2025
Para : tecnico <tecnico@gfpc.com.br>

Bom dia, prezado.

Favor verificar as respostas dos pedidos de esclarecimentos no site da
Prefeitura e na Plataforma BLL Compras, tendo em vista que tais
questionamentos ja foram realizados.

Site da Prefeitura:
https://www.avare.sp.gov.br/licitacao/9/2025/

Site da BLL Compras:

https://blicompras.com/Process/ProcessView?
paraml:x:%SBgkz%S[I)c:inmapkbCCU?quW/«;ZFJC FO%2F5071iPDnSK8i4APc4aTsKkyPxMdg2c
ngwlg;yUSSCtYIMqucPwSoahGDHabaDW(:?%ZquePESCUFcaeIKlAwQé}%BD

Att.

Raquel Molina Negrao

Departamento de Licita¢ao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

CONTATO: (14) 3711-2500 | [ mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br |
raquel.molina@avare.sp.gov.br ] | [ mailto:decon@avare.sp.gov.br |
licitacao@avare.sp.gov.br ]

Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que vocé nao fez em tempo habil e quer
que eu faca em tempo recorde”

----- Mensagem original -----

De: "tecnico" <tecnico@gfpc.com.br>

Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 8:03:39
Assunto: PREGAO ELETRONICO Ne ©03/2025

bom dia ,,,,Raquel vc vai aceita bateria 8000 mAh?e a pelicula e para
coloca ou ndo no tablet,,,

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=1 537078&iz=Ametica/Sac_Paulo&xim=1




