15/02/2024, 08:03 Zimbra

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: Duvidas sobre PE n° 009/2024 - Processo n° 016/2024

De : Crislaine Santos <crislaine.santos@avare.sp.gov.br> qui., 15 de fev. de 2024 08:05

Assunto : Fwd: Duvidas sobre PE n° 009/2024 - Processo n°
016/2024

Para : carla@uauh.com.br

Bom dia,

Segue abaixo resposta da Secretaria Requisitante referente ao
questionamento realizado no Pregdo Eletrdnico 009/2024 (registro de precos
de combustiveis) para ciéncia.

Atenciosamente

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Paulo Rogério de Souza" <paulo.souza@avare.sp.gov.br>

Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 13:29:17

Assunto: Fwd: Duvidas sobre PE n° 009/2024 - Processo n° 016/2024

Boa tarde, conforme solicitado informo que a quantidade minima dos pedidos
€ de 5.000 litros, mas em algumas situa¢des por motivo de logistica do
fornecedor e as vezes de interesse do municipio esta quantidade é alterada,
informo que normalmente a maioria dos nossos pedidos sao acima de 10.000
litros ,contendo as vezes mais de um produto numa mesma entrega , e informo
também que o atual fornecedor é a empresa AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO
LTDA.

Atenciosamente.

Paulo Rogerio de Souza.
Controle de Abastecimento e Combustivel.

De: "Renato Rubens Cavalheri" <renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>
Para: "Paulo Rogério de Souza" <paulo.souza@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 12:03:56

Assunto: Fwd: Duvidas sobre PE n°® 009/2024 - Processo n° 016/2024

Atenciosamente,

Renato Cavalheri
Agente Administrativo
Secretaria de Servicos
Tel: (14) 98204-0260
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De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Secretaria de Servigos" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 12:02:28

Assunto: Fwd: Duvidas sobre PE n° 009/2024 - Processo n° 016/2024

Boa tarde,

Encaminho questionamento realizado referente ao Pregao Eletrdnico 009/2024
(registro de pre¢os de combustiveis) para ser respondido no prazo de 24
horas.

Atenciosamente

De: "Carla Regina Tencati" <carla@uauh.com.br>

Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 10:53:07
Assunto: Duvidas sobre PE n° 009/2024 - Processo n° 016/2024

Bom dia, espero que esteja bem!
Tenho algumas duvidas sobre o Edital de Pregao Eletrdnico 009/2024
referente a Aquisicao de Combustivel, que sao:

- Qual o pedido minimo de litros por pedido?
- Quem atende vocés atualmente?

Desde ja agrade¢o a aten¢ao e fico no aguardo de um breve retorno.

Atencao: para evitar fraudes, verifique sempre os dados informados neste e-
mail, inclusive em seus anexos. Havendo alguma divergéncia, entre
imediatamente em contato com nossa central de atendimento através de nossos
canais:

Telefone 0800-361-9000

WhatsApp (44) 99185-8651

Site: [ http://www.uauh.com.br/ | www.uauh.com.br ]

E-mail: [ mailto:contato@uauh.com.br | contato@uauh.com.br ]

“O emitente desta mensagem é responsavel por seu conteudo e enderec¢amento.
Cabe ao destinatario cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida
autorizac¢ao, a divulga¢ao, a reprodu¢ao, a distribui¢ao ou qualquer outra
acao em desconformidade com as normas internas da UAUH sao proibidas e
passiveis de san¢ao disciplinar, civel e criminal.”

Departamento de Licitac¢odes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n? 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP
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