26/08/2024, 15:24 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimentos

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas seg., 26 de ago. de 2024 15:23
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> £ 2 anexos

Assunto : Re: Esclarecimentos
Para : Plus Sport <licitacaoplus@gmail.com>

Boa tarde, prezado(a)!

Conforme previsto no Item 25.3 do Edital, o prazo de esclarecimento é até 03 (trés) dias
Uteis anterior a data da abertura do certame, considerando que o certame esta marcado
para o dia 29/8/2024, o prazo de esclarecimento encerrou as 00:00 (inicio) do dia
26/8/2024, conforme previsto na plataforma da BLL (Print Screen abaixo). A empresa
apresentou seu esclarecimento as 15:08:48 do dia 26/8/2024, assim, tem-se

por INTEMPESTIVO o esclarecimento.
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Certo de sua compreensao, desde ja agradeco pela atencéo.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativo
14 3711 2500

Pra. Juca Novaes, 1169 | Ceslre avare.sggoy b Tacplsore. comy prisfefl radeavars

Departamento de Licitacdo Prefeitura da Estancia de Avaré
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26/08/2024, 15:24 Zimbra

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Plus Sport" <licitacaoplus@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 26 de agosto de 2024 15:08:48
Assunto: Esclarecimentos

Boa tarde, prezados!
Temos algumas duvidas em relacdao ao Pregao 112/2024 que acontecera no dia 29/08.

1- Item 10: solicita-se faixa eldstica de 1m, que seria faixa simples, na intensidade fraca.
Entretanto também se afirma que deve ser do “tipo super band”, cujo tamanho é o dobro.
Por isso perguntamos se esperam receber Super band de 2,08m ou faixa eldstica de 1m?

2- Item 19: o valor apresentado confere com unitario? Mas consta que deva ser entregue o

PAR de halter emborrachado de 2kg, mas esse valor mal cobre o custo do produto,
comprovavel por nota fiscal ou valor de revenda.

Fico no aguardo.

Att, Magali
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