Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Fwd: Pregao 031/24

De : Raquel Molina Negrao <raquel.molina@avare.sp.gov.br> ter,, 09 de abr. de 2024 16:32
Assunto : Fwd: Pregdo 031/24 # 1 anexo
Para : Ana Paula <anazacatei@gmail.com>

Prezada,

Referente a solicitagao de esclarecimento do Pregao Eletronico n°® 031/2024 - Processo n°® 047/2024,
encaminho e-mail abaixo da Secretaria Municipal da Saude - gestora do processo licitatorio - que responde o
questionamento apresentado por Vossa Senhoria.

Att.

Raquel Molina Negrao )

Departamento de Licitacao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br
licitacao@avare.sp.gov.br

gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia

De: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>
Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Cc: "Juliana Cristina Moreira" <juliana.moreira@avare.sp.gov.br>, "Cotagdo Saude"
<requisicao.saude@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 8 de abril de 2024 8:45:06
Assunto: Re: Pregao 031/24

Bom dia, o valor sera conforme a quantidade unitaria locada, por se tratar de Ata de Registro.
Com relacdo ao valor, sera conforme a finalizagdo do certame.
Att

De: "Raquel Molina Negrao" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Para: "Juliana Cristina Moreira" <juliana.moreira@avare.sp.gov.br>, "Gabinete Saude"
<saude@avare.sp.gov.br>, "requisicao saude" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:34:02

Assunto: Fwd: Pregdo 031/24

Prezados,

Ref.: PREGAO ELETRONICO N° 031/24 — PROCESSO N° 047/24

Encaminho o e-mail abaixo que solicita esclarecimento referente ao Edital do pregao em epigrafe,
para resposta 0 mais breve possivel.

Raquel Molina Negrao i

Departamento de Licitacao | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br
licitacao@avare.sp.gov.br

gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciéncia


mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br
mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br
mailto:decon@avare.sp.gov.br

De: "Ana Paula" <anazacatei@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 4 de abril de 2024 12:40:52

Assunto: Pregio 031/24

Boa tarde

Encaminho esclarecimento referente a valores, conforme analisados pela nossa empresa sao
inexequiveis quanto aos servigos solicitados.

Gostaria de saber se os 148 mil sao mensais ?

ou sao 148 mil diluidos em 12 meses?

Grata

Aguardo Retorno
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https://mail.avare.sp.gov.br/service/home/~/?id=128177&part=2.2&auth=co&disp=i
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