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BLL COMPRAS
Esclarecimentos - Processo 084/2024 - MUNICIPIO DE AVARE

Requerimento
i Arq.
Criado em Texto Endereco
escl.
17/06/2024 Bom dia ! Gostaria de solicitar no numero do chassi FII-2938 — VW Saveiro Ambulancia. para poder cotar os itens N3o ha arquivo
08:29 corretos. desde ja agradeco anexado.
Criado em Texto Arq. resp. Enderego
17/06/2024 16:13 Em atencdo ao esclarecimento da empresa, informamos que o Chassi é nimero 9BWKB45U7JP062838. N&o ha arquivo anexado.
Requerimento
Criado em Texto Arq. escl. Enderego
19/06/2024 12:57 BOA TARDE....E AQUISICAO DE MOTOR NOVO OU RECONDICIONADO? E A BASE DE TROCA ? N3o ha arquivo anexado.
T&R SOLUCOES LTDA - 11082858000169 trsolucoes22@hotmail.com / (14) 3204-9402
Criado em Texto Arq. resp. Enderego

19/06/2024 Quanto esclarecimento da empresa, encaminhamos  Resposta Esclarecimento https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/

14:55 em anexo, a resposta da Secretaria. PE 084-24.pdf 235ed6f074ae46daa0457da37461a3f9.pdf

https://blicompras.com/Process/ProcessClarifyReport?param1=%5Bgkz%5DUk50tGFbXT]KEpOS62BxPK10HDyxPM_zWfrz37nf5OBdAWLB4GkFBP283ZpFC6fSmt71UYfbPXSFwcKFQPKKFz3bGVtGKBWHBzsNO...
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Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimento Pregao Eletronico n° 084/24

De : Valdeci Gongalves qua., 19 de jun. de 2024 14:05
<valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br> £ 1 anexo

Assunto : Re: Esclarecimento Pregao Eletronico n° 084/24

Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>, Luciana
Cristina dos Santos Perandre
<luciana.perandre@avare.sp.gov.br>, Michelle
Louise Benedeti Tavares
<michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, Aline da Silva
Cirilo <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>, Bruno Vinicius
da Silva Lima <bruno.lima@avare.sp.gov.br>

Responder para : Valdeci <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>
Boa tarde Carolina, em relacéo ao questionamento da empresa T&R SOLUCOES LTDA:

BOA TARDE....E AQUISICAO DE MOTOR NOVO OU RECONDICIONADO? E A BASE DE TROCA
7

R:Trata se de motor novo e nao é a base de troca.
Grato e estou a disposi¢ao para mais esclarecimentos.

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Para: "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>

Cc: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, "Aline da Silva Cirilo"
<aline.cirilo@avare.sp.gov.br>, "Luciana Cristina dos Santos Perandre"
<luciana.perandre@avare.sp.gov.br>, "Bruno Vinicius da Silva Lima"
<bruno.lima@avare.sp.gov.br>, "Valdeci Gongalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de junho de 2024 13:24:03

Assunto: Esclarecimento Pregéao Eletronico n° 084/24

Boa tarde, prezados!

Segue em anexo esclarecimento da empresa, referente ao Pregdo Eletronico n° 084/24 - Aquisicao
de pegas para saveiro ambulancia, para analise e resposta da Secretaria do que esta em destaque.

Aguardo retorno o mais breve possivel, considerando que temos prazo para resposta.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrative
14 3711 2500

P Jucs Novaes, 1169 | Ceslre e S g b Feapdutave. coavy pris iy rader vars

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas
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